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                                                                                1 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Melissa Doğancı Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %48.33 %48.33 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 96 Katılım: 137 Sıra: 18 Katılım: 3
                                                    
                                                    
                                                    

2 Türkçe 12 8 %6. %6. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık TRK8_KA5_12 TRK8_VKA5_11 Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık - 1 T.C. İnk. T. ve Ata %55. %55. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Din K. ve Ahl. B 13 7 %65. %65. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Kaza ve Kader Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır DIN8_KA5_11 Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Matematik 5 15 %25. Öncelik verilecek konu : Basit Olayların Olma Olasılığı Olasılık %25. %48.67 %52.26 MAT8_KA5_144 MAT8_VKA5_441 Olasılık İngilizce 1 1 %5. %5. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : THE INTERNET Talking about plans ING8_KA5_119 ING8_VKA5_19 Talking about plans Fen Bilimleri 7 13 %35. %35. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
3 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Zeynep Hayta Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %4.83 %4.83 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra Katılım : : Sıra Katılım : : 3 19
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

4 Türkçe 17 3 %85. %85. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri TRK8_KA5_16 TRK7_VKA5_6 Sebep-Sonuç ve Amaç-Sonuç Cümleleri - 1 T.C. İnk. T. ve Ata. 2 %. %. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Din K. ve Ahl. B 17 3 %85. Öncelik verilecek konu : Kaza ve Kader İnsan İradesi ve Kader %85. %69. %73.47 DIN8_KA5_13 İnsan İradesi ve Kader Matematik 15 5 %75. %75. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Cebirsel İfadeler MAT8_KA5_117 Cebirsel İfadeler İngilizce Fen Bilimleri 2 %. %. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : ADVENTURES Talking about w hat people do regularly 2 %. %. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem ING8_KA5_126 ING8_VKA5_26 Talking about what people do regularly FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
5 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Ansal Orkun Torun Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %34.17 %34.17 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra Katılım : : Sıra Katılım : : 3 23
6 Türkçe 13 7 %65. %65. %58.83 %61.9 T.C. İnk. T. ve Ata. Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı 5 15 %25. %25. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR İzmir İktisat Kongresi TRK8_KA5_19 TRK8_VKA5_6 Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı SOS8_KA5_116 İzmir İktisat Kongresi Din K. ve Ahl. B 6 14 %3. %3. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti Hac Nedir ve Niçin Yapılır? DIN8_KA5_113 Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Matematik 7 13 %35. %35. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Çarpanlar ve Katlar Aralarında Asal Sayılar MAT8_KA5_13 MAT8_VKA5_3 Aralarında Asal Sayılar İngilizce Fen Bilimleri 5 15 %25. %25. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : ADVENTURES Talking about w hat people do regularly 5 15 %25. %25. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem ING8_KA5_126 ING8_VKA5_26 Talking about what people do regularly FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
7 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Emir Haktan Özbay Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %41.67 %41.67 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 13 Katılım: 137 Sıra: 2 Katılım: 3
                                                    
                                                    

8 Türkçe 1 1 %5. %5. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık TRK8_KA5_12 TRK8_VKA5_11 Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık - 1 T.C. İnk. T. ve Ata. Din K. ve Ahl. B 11 9 %55. %55. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : BİR KAHRAMAN DOĞUYOR Atatürk ün Çocukluk ve Öğrenim Hayatı 11 9 %55. %55. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti Yardımlaşma Kurumlarımız SOS8_KA5_11 DIN8_KA5_111 Atatürk'ün Çocukluk ve Öğrenim Hayatı Yardımlaşma Kurumlarımız Matematik 7 13 %35. %35. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Çarpanlar ve Katlar Aralarında Asal Sayılar MAT8_KA5_13 MAT8_VKA5_3 Aralarında Asal Sayılar İngilizce 3 17 %15. %15. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : FRIENDSHIP Making simple inquiries ING8_KA5_12 ING8_VKA5_2 Making simple inquiries Fen Bilimleri 8 12 %4. %4. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme FEN8_KA5_14 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
9 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : MUSTAFA AKG Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %38.33 %38.33 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 15 Katılım: 137 Sıra: 21 Katılım: 3
                                                    
                                                    
                                                    

10 Türkçe 13 7 %65. %65. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Hikâyenin Unsurları ve Anlatıcı TRK8_KA5_113 Hikâye Unsurları ve Anlatıcı Hikâyenin Unsurları ve Anlatıcı T.C. İnk. T. ve Ata. 2 %. %. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Din K. ve Ahl. B 19 1 %95. %95. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Kaza ve Kader Allah a Güvenmek (Tevekkül) DIN8_KA5_15 Allah'a Güvenmek (Tevekkül) Matematik 14 6 %7. %7. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Cebirsel İfadelerin Çarpımı MAT8_KA5_118 Cebirsel İfadelerin Çarpımı İngilizce Fen Bilimleri 2 %. %. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : ADVENTURES Talking about w hat people do regularly 2 %. %. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem ING8_KA5_126 ING8_VKA5_26 Talking about what people do regularly FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
11 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Emircan Gül Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %36.67 %36.67 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 11 Katılım: 137 Sıra: 22 Katılım: 3
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

12 Türkçe 13 7 %65. %65. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : DİL BİLGİSİ Fiillerde Çatı TRK8_KA5_13 TRK8_VKA5_415 Fiillerde Çatı T.C. İnk. T. ve Ata. 2 %. %. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Din K. ve Ahl. B 2 %1. Öncelik verilecek konu : Konu bulunmamaktadır %1. %69. %73.47 SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Matematik 11 9 %55. %55. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Kareköklü İfadeler Ondalık İfadelerin Karekökleri MAT8_KA5_116 MAT8_VKA5_161 Ondalık İfadelerin Karekökleri İngilizce Fen Bilimleri 2 %. %. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : ADVENTURES Talking about w hat people do regularly 2 %. %. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem ING8_KA5_126 ING8_VKA5_26 Talking about what people do regularly FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
13 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Asım Haydar Koç Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %35. %35. %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra Katılım : : Sıra Katılım : : 3 24
14 Türkçe 9 11 %45. %45. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : ATATÜRK Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler TRK8_KA5_118 TRK7_VKA5_5 Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler T.C. İnk. T. ve Ata %45. %45. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Din K. ve Ahl. B 7 13 %35. %35. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti Hac Nedir ve Niçin Yapılır? DIN8_KA5_113 Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Matematik 5 15 %25. Öncelik verilecek konu : Basit Olayların Olma Olasılığı Olasılık %25. %48.67 %52.26 MAT8_KA5_144 MAT8_VKA5_441 Olasılık İngilizce 5 15 %25. %25. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : FRIENDSHIP Making simple inquiries ING8_KA5_12 ING8_VKA5_2 Making simple inquiries Fen Bilimleri 7 13 %35. %35. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
15 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Fırat Kocasavran Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %35. %35. %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 12 Katılım: 137 Sıra: 25 Katılım: 3
                                                    
                                                    

16 Türkçe 4 16 %2. %2. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı TRK8_KA5_19 TRK8_VKA5_6 Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı T.C. İnk. T. ve Ata %4. %4. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER Mondros Ateşkes Anlaşması ve Kuvâ-yı Millîye SOS8_KA5_15 Mondros Ateşkes Anlaşması ve Kuvâ-yı Millîye - 1 Mondros Ateşkes Anlaşması ve Kuvâ-yı Millîye - 2 Din K. ve Ahl. B 8 12 %4. %4. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti Hac Nedir ve Niçin Yapılır? DIN8_KA5_113 Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Matematik 8 12 %4. %4. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Çarpanlar ve Katlar Aralarında Asal Sayılar MAT8_KA5_13 MAT8_VKA5_3 Aralarında Asal Sayılar İngilizce Fen Bilimleri 8 12 %4. %4. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : ADVENTURES Talking about w hat people do regularly 6 14 %3. %3. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Türkiye de Kimya Endüstrisi ING8_KA5_126 ING8_VKA5_26 Talking about what people do regularly FEN8_KA5_113 Türkiye'de Kimya Endüstrisi
17 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Mahmut Burhan Uyğur Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %3. %3. %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 123 Katılım: 137 Sıra: 26 Katılım: 3
18 Türkçe 8 12 %4. %4. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık TRK8_KA5_12 TRK8_VKA5_11 Eş, Zıt ve Yakın Anlamlılık - 1 T.C. İnk. T. ve Ata %45. %45. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Din K. ve Ahl. B 3 17 %15. %15. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti Hac Nedir ve Niçin Yapılır? DIN8_KA5_113 Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Matematik 6 14 %3. Öncelik verilecek konu : Basit Olayların Olma Olasılığı Olasılık %3. %48.67 %52.26 MAT8_KA5_144 MAT8_VKA5_441 Olasılık İngilizce Fen Bilimleri 4 16 %2. %2. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : ADVENTURES Talking about w hat people do regularly 6 14 %3. %3. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem ING8_KA5_126 ING8_VKA5_26 Talking about what people do regularly FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
19 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Gülten Sıla Mermerli Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %33.33 %33.33 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 127 Katılım: 137 Sıra: 28 Katılım: 3
                                                    
                                                    

20 Türkçe 2 18 %1. %1. %58.83 %61.9 T.C. İnk. T. ve Ata. Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı 7 13 %35. %35. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR İzmir İktisat Kongresi TRK8_KA5_19 TRK8_VKA5_6 Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı SOS8_KA5_116 İzmir İktisat Kongresi Din K. ve Ahl. B 9 11 %45. %45. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti Hac Nedir ve Niçin Yapılır? DIN8_KA5_113 Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Matematik 2 18 %1. %1. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Çarpanlar ve Katlar Aralarında Asal Sayılar MAT8_KA5_13 MAT8_VKA5_3 Aralarında Asal Sayılar İngilizce 12 8 %6. %6. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : THE INTERNET Making excuses ING8_KA5_123 ING8_VKA5_23 Making excuses Fen Bilimleri 8 12 %4. %4. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : İNSANDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme FEN8_KA5_14 İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme
                                                    

21 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Okan Baygeldi Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %26.67 %26.67 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 129 Katılım: 137 Sıra: 29 Katılım: 3
22 Türkçe 4 16 %2. %2. %58.83 %61.9 Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı TRK8_KA5_19 TRK8_VKA5_6 Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı T.C. İnk. T. ve Ata %2. %2. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER I. Dünya Savaşı nda Osmanlı Devleti nin Durumu SOS8_KA5_14 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 1 I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu - 2 Din K. ve Ahl. B 8 12 %4. %4. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti Yardımlaşma Kurumlarımız DIN8_KA5_111 Yardımlaşma Kurumlarımız Matematik 8 12 %4. %4. %48.67 %52.26 Öncelik verilecek konu : Çarpanlar ve Katlar Aralarında Asal Sayılar MAT8_KA5_13 MAT8_VKA5_3 Aralarında Asal Sayılar İngilizce 4 16 %2. %2. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : FRIENDSHIP Making simple inquiries ING8_KA5_12 ING8_VKA5_2 Making simple inquiries Fen Bilimleri 4 16 %2. %2. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
23 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Ekrem Baylan Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %29.17 %29.17 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 126 Katılım: 137 Sıra: 27 Katılım: 3
                                                    

24 Türkçe 6 14 %3. %3. %58.83 %61.9 T.C. İnk. T. ve Ata. Öncelik verilecek konu : ATATÜRK Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler 4 16 %2. %2. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR İzmir İktisat Kongresi TRK8_KA5_118 TRK7_VKA5_5 Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler SOS8_KA5_116 İzmir İktisat Kongresi Din K. ve Ahl. B 6 14 %3. %3. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar Hz. Muhammed'in Örnek Davranışları - 1 DIN8_KA5_116 Hz. Muhammed'in Örnek Davranışları - 1 Matematik 8 12 %4. Öncelik verilecek konu : Basit Olayların Olma Olasılığı Olasılık %4. %48.67 %52.26 MAT8_KA5_144 MAT8_VKA5_441 Olasılık İngilizce 7 13 %35. %35. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : FRIENDSHIP Making simple inquiries ING8_KA5_12 ING8_VKA5_2 Making simple inquiries Fen Bilimleri 4 16 %2. %2. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Sistem FEN8_KA5_17 Periyodik Sistem
25 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Mehmet Ali Ayhan Şube : 8B Üye No : Şifre : TEOG Puan %18.33 %18.33 %54.33 %61.83 Okul Şube Sıra: 135 Katılım: 137 Sıra: 3 Katılım: 3
                                                    
                                                    

26 Türkçe 2 %. %. %58.83 %61.9 T.C. İnk. T. ve Ata. Öncelik verilecek konu : TOPLUM HAYATI Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı 9 11 %45. %45. %53.67 %63.3 Öncelik verilecek konu : ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA ADIMLAR İzmir İktisat Kongresi TRK8_KA5_19 TRK8_VKA5_6 Şiirin Konusu, Ana Duygusu ve Başlığı SOS8_KA5_116 İzmir İktisat Kongresi Din K. ve Ahl. B 2 %. %. %69. %73.47 Öncelik verilecek konu : Zekât, Hac ve Kurban İbadeti İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı DIN8_KA5_17 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Matematik 2 %. Öncelik verilecek konu : Basit Olayların Olma Olasılığı Olasılık %. %48.67 %52.26 MAT8_KA5_144 MAT8_VKA5_441 Olasılık İngilizce Fen Bilimleri 6 14 %3. %3. %48.33 %62.34 Öncelik verilecek konu : ADVENTURES Talking about w hat people do regularly 7 13 %35. %35. %47.5 %58.8 Öncelik verilecek konu : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementlerin Sınıflandırılması ING8_KA5_126 ING8_VKA5_26 Talking about what people do regularly FEN8_KA5_18 Elementlerin Sınıflandırılması
27 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: B Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Süleyman Oruç Şube : 8C Üye No : Şifre : TEOG Puan %95. %95. %52.28 %61.83 Okul Şube Sıra: 8 Katılım: 137 Sıra: 1 Katılım: 31
                                                    

28 Türkçe 2 %1. %1. %51.29 %61.9 Öncelik verilecek konu : Konu bulunmamaktadır T.C. İnk. T. ve Ata %9. %9. %57.42 %63.3 Öncelik verilecek konu : MİLLÎ UYANIŞ: YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER Millî Egemenlik Yolunda SOS8_KA5_18 Millî Egemenlik Yolunda SOS8_KA5_122 Din K. ve Ahl. B 2 %1. Öncelik verilecek konu : Konu bulunmamaktadır %1. %59.52 %73.47 SOS8_KA5_18 Millî Egemenlik Yolunda SOS8_KA5_122 Matematik 17 3 %85. %85. %42.58 %52.26 Öncelik verilecek konu : Kareköklü İfadeler Kareköklü İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri MAT8_KA5_115 MAT8_VKA5_153 Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri İngilizce 2 %1. %1. %49.3 %62.34 Öncelik verilecek konu : Konu bulunmamaktadır MAT8_KA5_115 MAT8_VKA5_153 Kareköklü Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Fen Bilimleri 19 1 %95. Öncelik verilecek konu : IŞIK VE SES Işığın Kırılması ve Mercekler %95. %53.87 %58.8 FEN8_KA5_114 Işığın Kırılması ve Mercekler
                                                    

29 Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 4 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Hüseyin Ali Tarhan Şube : 8C Üye No : Şifre :Şifrenizle giriş yapabilirsiniz. TEOG Puan %95. %95. %52.28 %61.83 Okul Şube Sıra: 8 Katılım: 137 Sıra: 1 Katılım: 31
                                                    
                                                    

30 Türkçe 19 1 %95. %95. %51.29 %61.9 Öncelik verilecek konu : YAZIM KURALLARI VE NOKTALAMA İŞARETLERİ Virgül ve Noktalı Virgül TRK8_KA5_116 TRK8_VKA5_92 Virgül ve Noktalı Virgül - 1 T.C. İnk. T. ve Ata %9. %9. %57.42 %63.3 Öncelik verilecek konu : YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM! Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri SOS8_KA5_111 Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri SOS8_KA5_122 Din K. ve Ahl. B 2 %1. Öncelik verilecek konu : Konu bulunmamaktadır %1. %59.52 %73.47 SOS8_KA5_111 Batı Cephesinde Kuvâ-yı Millîye Birliklerinin Faaliyetleri SOS8_KA5_122 Matematik 17 3 %85. %85. %42.58 %52.26 Öncelik verilecek konu : Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Özdeşlikler MAT8_KA5_119 Özdeşlikler MAT8_KA5_129 İngilizce 2 %1. %1. %49.3 %62.34 Öncelik verilecek konu : Konu bulunmamaktadır MAT8_KA5_119 Özdeşlikler MAT8_KA5_129 Fen Bilimleri 2 %1. Öncelik verilecek konu : Konu bulunmamaktadır %1. %53.87 %58.8 MAT8_KA5_119 Özdeşlikler MAT8_KA5_129
                                    

                                

                                
                            




                            
                            
                                                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    

                                
                                
                                    
                                        Benzer belgeler
                                        
                                    
                                

                                

    
        Boş. Doğru. Yanlış. Sınav Sonuç Belgesi Değerlendirme Sınavı 1 - KİTAPÇIK: A. Başarım % TEOG Puan pdfcrowd.
    

    
        
        Sınav Sonuç Belgesi 25.1.216 - Değerlendirme Sınavı 1 - KİTAPÇIK: A Okul : Murat Germen Ortaokulu Ad Soyad : Bora Aydın Şube : 8E Üye No : 5119262 Şifre :5119262 TEOG Puan 395.292 69 5 %57.98 %57.98 %7.93    

    
        Detaylı 
    




    
        LGS de hangi dersler önemli?
    

    
        
        LGS de hangi dersler önemli? TEOG yerine gelen LGS sınav sisteminde 60 olan soru sayısı 90 a çıkarıldı ve 135 dakika içerisinde cevaplanacak bu sorular için sadece 8. sınıf müfredatından soru sorulmasına    

    
        Detaylı 
    




    
        LGS LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKIYE GENELI DENEME SINAVI 1 / A KITAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI (1-20), (21-30), (31-40), (41-50).
    

    
        
        LISEYE GIRIŞ SINAVI / TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 1 / A KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARLARI Türkçe (1-20), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (21-30), Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi (31-40), Yabancı Dil (41-50). 1    

    
        Detaylı 
    




    
        TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE
    

    
        
        BRANŞ SORU NO TÜRKÇE 1 TÜRKÇE 2 TÜRKÇE 3 TÜRKÇE 4 TÜRKÇE 5 TÜRKÇE 6 TÜRKÇE 7 TÜRKÇE 8 TÜRKÇE 9 TÜRKÇE 10 TÜRKÇE 11 TÜRKÇE 12 TÜRKÇE 13 TÜRKÇE 14 TÜRKÇE 15 TÜRKÇE 16 TÜRKÇE 17 TÜRKÇE 18 TÜRKÇE 19 TÜRKÇE    

    
        Detaylı 
    




    
        OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
    

    
        
        8. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 Türkçe 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler arasındaki    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF TÜRKÇE PROGRAMI. Keşfetme Alanı (Föy No) Ünite Değerlendirme Fiilimsi Türleri Fiilimsi Türleri - 1 2
    

    
        
        Kelime ve Kelime Guruplarında Anlam 2 Fiilimsiler Cümle Bilgisi Cümlede Anlam Metin Yorumu Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri 8 Cümlede Anlam 9 Metinde Yorum 0 Yazım Kuralları 2 ktalama İşaretleri Anlatım Bozuklukları    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE
    

    
        
        TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Anlam - I 26 Cümlenin Ögeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 03 04 Anlam - II Anlam - III Anlam - IV Anlam Bilgisi - I (Kelimede Anlam) 27 Cümlenin Ögeleri - II (Cümlenin Yardımcı    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE
    

    
        
        TÜRKÇE Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. OKUMA 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 4. YAZMA 1. Yazma Kurallarını Uygulama 6. Yazım ve ktalama    

    
        Detaylı 
    




    
        KİPAŞ GİRİŞ SINAVI (KGS)
    

    
        
        4. SINIF DEYİMLER VE ATASÖZLERİ, BASİT, TÜREMİŞ, BİRLEŞİK KELİMELER, KONU BAŞLIĞI BELİRLEME, ANA FİKİR (METİNDE ANA FİKİR), ŞİİRDE ANA DUYGU, KARŞILAŞTIRMA BELİRTEN İFADELER AÇI VE AÇI ÖLÇÜSÜ, ÜÇGEN, KARE,    

    
        Detaylı 
    




    
        OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.
    

    
        
        8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metnin ana fikrini/ana    

    
        Detaylı 
    




    
        Deneme Analizi (Sözel Bölüm)
    

    
        
        Deneme Analizi (Sözel Bölüm) Deneme -1 1 Paragrafta Anlam B 2 Paragrafta Anlam C Yazım Kuralları A 4 Cümlenin Ögeleri D 5 Paragrafta Anlam D 6 Paragrafta Anlam A Sözcükte Anlam D 8 Paragrafta Anlam A 9    

    
        Detaylı 
    




    
        DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM
    

    
        
        8. sınıf 1 Türkçe 8. sınıf 2 Türkçe 8. sınıf 3 Türkçe 8. sınıf 4 Türkçe 8. sınıf 5 Türkçe 8. sınıf 6 Türkçe 8. sınıf 7 Türkçe 8. sınıf 8 Türkçe 8. sınıf 9 Türkçe 8. sınıf 10 Türkçe 8. sınıf 11 Türkçe Cümleyle    

    
        Detaylı 
    




    
        YÖNLENDİRME SINAVI 7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk)
    

    
        
        7 OCAK 2017 Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90 dk) 3. SINIF (17 SORU) Anlamlı ve Kurallı Cümle Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Destekleyici ve Açıklayıcı İfadeler Okuduğunu Anlama Sözlük Çalışması 5N1K    

    
        Detaylı 
    




    
        84 ŞUBE KARNESİ İL İLÇE OKUL SINAV ADI
    

    
        
        84 ŞUBE KARNESİ Türkçe Matematik Din Kül. Fen ve Tek. İnk.Tar. İngilizce Toplam D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan,,,,,,,,, 6, 12, 6, 4, 14, 4, 4, 14, 4, 14, 4, 14, 77,778 KATILIM RAPORU Sınava    

    
        Detaylı 
    




    
        2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ
    

    
        
        2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU
    

    
        
        . SINIF 6. LİSELERE GİRİŞ SINAVI (LGS) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SINAVI (NİSAN AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU DERS SINIF ÖĞRENME ALANI KAZANIM SORU NO. A B TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA TÜRKÇE OKUMA Metnin    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF TATİL PROGRAMI
    

    
        
        23 Ocak 2017 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta 1. ÜNİTE / Çarpanlar ve Katlar    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF 3. TEOG SINAVI (KASIM AYI) TÜRKÇE DERSİ KAZANIM TABLOSU
    

    
        
        . TÜRKÇE İ TABLOSU ÖĞRENME ALANI A B TÜRKÇE OKUMA Metne ilişkin sorulara cevap verir. 1 TÜRKÇE OKUMA Metni dil ve anlatım yönünden değerlendirir. 2 9 TÜRKÇE OKUMA Metnin konusunu belirler. 3 10 TÜRKÇE    

    
        Detaylı 
    




    
        TÜRKÇE KAZANIMLAR KONU KAZANIM KAZANIM NO. 1 Sözcükte Anlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T
    

    
        
        TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam Kelimeleri anlamları na uygun kullanır. T.8.2.5. 2 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. T.8.3.21. 3 Cümlede nlam Okudukları ile ilgili çıkarımlarda    

    
        Detaylı 
    




    
        Cümle bağlamından gerçek ve mecaz anlamlı sözcükleri ayırt eder.
    

    
        
        8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-2)/2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam (Gerçek - Mecaz) 1 4 Türkçe Cümlede Anlam (Deyim) 2 5 Türkçe Cümlede Anlam (Öznel Cümle) 3 6 Türkçe Parçada    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI
    

    
        
        8. SINIF KURUMSAL DENEME SINAVI KONU DAĞILIMLARI 8. SINIF 8. SINIF TÜRKÇE DAĞILIMLAR Sözcükte anlam Cümlede anlam Sözcükte çok anlamlılık / Sözcükler arası anlam ilişkisi / Sözcük grupları, deyim atasözleri    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada
    

    
        
        8. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Sözcükte Anlam 1 5 Türkçe Cümlede Anlam 2 6 Türkçe Parçada Anlam 3 7 Türkçe Parçada Anlam 4 8 Türkçe Parçada Anlam    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE
    

    
        
        SINAVLARI LİSTESİ / TÜRKÇE Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Eş Anlam, Zıt ve Olumsuz Anlam Eş Seslilik, Ortak Kök Kelime Grupları ve Deyim Anlamı İkilemeler ve Yansıma Kelimeler Ad Aktarması, Dolaylama    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRKÇE
    

    
        
        TÜRKÇE Ünite Ünite 01 Kelime Gruplarında Anlam - I 29 Cümlenin Öğeleri - I (Cümlenin Temel Ögeleri) 02 Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Kelime Gruplarında Anlam - IV 05    

    
        Detaylı 
    




    
        SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 1. SINAV ÇARŞAMBA
    

    
        
        8. SINAV TARİHİ TÜRKÇE (20 SORU) MATEMATİK (20 SORU) FEN BİLİMLERİ (20 SORU) 19.10.2016 Fiilimsiler (özne - yüklem) Çarpanlar ve Katlar (8.1.1.1. 8.1.1.3. Kazanımlar) Üslü İfadeler (8.1.2.1 8.1.2.4. Kazanımlar)    

    
        Detaylı 
    




    
        TEMEL ÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ REHBER ÖĞRETMEN MUSTAFA KESTANE
    

    
        
        TEMEL ÖĞRETİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ 2016-2017 REHBER ÖĞRETMEN MUSTAFA KESTANE 2016-2017 Öğretim Yılında 8. sınıfta okuyan öğrenciler, Ortaöğretime (Liseye) geçiģ sistemi olan TEOG sınavı ile yerleģtirileceklerdir.    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT! 20 KASIM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ    

    
        Detaylı 
    




    
        TÜRKÇE 3. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
    

    
        
        TÜRKÇE KZNIM 1 Parçada nlam Metinle ilgili soruları cevaplar. 2 Deyimler Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 3 Parçada nlam Metinler arasında karşılaştırma yapar. 4 Parçada nlam Okudukları    

    
        Detaylı 
    




    
        Cevap Anahtarı TÜRKÇE. 1. Tema. 2. Tema. 3. Tema Sınıf. Sözcük Anlamı. Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D
    

    
        
        TÜRKÇE 1. Tema Sözcük Anlamı Test 1 1-C 2-B 3-D 4-C 5-A 6-D 7-B 8-D 9-D 10-B 11-D Test 2 1-B 2-D 3-B 4-A 5-C 6-B 7-A 8-D 9-A 10-C 11-B 12-C 13-D 14-A 15-A 16-D Test 3 1-D 2-C 3-D 4-A 5-A 6-B 7-B 8-B 9-A    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE
    

    
        
        TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama    

    
        Detaylı 
    




    
        DİS 1 (11.2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur.
    

    
        
        8. sınıf 1 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metne ilişkin sorular oluşturur. 8. sınıf 2 Türkçe Okuduğu metni anlama ve çözümleme Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder.    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF EV ÇALIŞMALARI LİSTESİ / TÜRKÇE
    

    
        
        TÜRKÇE 01 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - I 02 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - II 03 Kelimelerde ve Kelime Gruplarında Anlam - III 04 Cümlenin Anlam Özellikleri - I 05 Cümlenin Anlam    

    
        Detaylı 
    




    
        ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        ANALİZ YAYINLARI 8. SINIF LGS KONU BAŞLIKLARI (20 ADET TÜRKÇE LGS, 20 ADET MATEMATİK LGS, 20 ADET FEN BİLİMLERİ LGS, 20 ADET T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS) TÜRKÇE 1. DENEME 2 Cümlede Anlam (Cümle    

    
        Detaylı 
    




    
        18 OCAK 2014 YÖNLENDİRME SINAVI 1 KONU DAĞILIMI 8. SINIF (2. BÖLÜM)
    

    
        
        8. SINIF (1. BÖLÜM) (Sınav Süresi : 90 dk) DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (20 SORU) Eylemsiler Cümlenin Ögeleri Eylemde Çatı Tür ve Şekil Bilgisi Fraktal Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Üslü Sayılar    

    
        Detaylı 
    




    
        2010 / SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI 8. SINIF SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI)
    

    
        
        SEVİYE BELİRLEME SINAVI FORMATI SBS (SEVİYE BELİRLEME SINAVI) Türkçe 23 Türkçe 23 Matematik 20 Matematik 20 Fen ve Teknoloji 20 Fen ve Teknoloji 20 Sosyal Bilgiler 20 İnkılap Tarihi 20 Yabancı Dil 17 İngilizce    

    
        Detaylı 
    




    
        COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Konu Başlıkları
    

    
        
        COŞKU 7.Sınıf Din Kültürü Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır ÜNİTE 1 Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l Kürsi ve Anlamı İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma    

    
        Detaylı 
    




    
        TÜRKÇE 2. KURUMSAL DENEME SINAVI KAZANIM LİSTESİ
    

    
        
        TÜRKÇE KONU KZNIM KZNIM NO 1 Sözcükte nlam 2 Sözcükte nlam Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının    

    
        Detaylı 
    




    
        SINIF. Yayın Planı
    

    
        
        2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak Testler 2- Kitaplar Ödev Kitapçıkları Soru Bankaları Etkinliklerle Konu Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol    

    
        Detaylı 
    




    
        NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 04.03.2010 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 04 (KDÇ - 04) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI
    

    
        
        SINIF DERS KONU SORU SAYISI. SINIFLAR 0.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) (MEB YAYINEVİ) (DİĞER YAYINEVLERİ) HAYAT BİLGİSİ Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle    

    
        Detaylı 
    




    
        2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI
    

    
        
        2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONULARI UNIT 1 FRIENDSHIP UNIT 2 ROAD    

    
        Detaylı 
    




    
        SİS 2 (04.12.2014) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM
    

    
        
        8. sınıf 1 1. tema 4 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 19. Metinde yararlanılan düşünceyi geliştirme yollarının işlevlerini açıklar. 8. sınıf 2 1. tema 4 4. Söz varlığını zenginleştirme 1. Kelimeler    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF TATİL PROGRAMI
    

    
        
        25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT..! 27.10.2015 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Paragrafta    

    
        Detaylı 
    




    
        DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE
    

    
        
        MATEMATİK DERSİ KONULARI 1. ÜNİTE 1. BÖLÜM: ÜSLÜ SAYILAR Bir Tam Sayının Negatif Kuvvetleri Rasyonel Sayıların Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Ondalık Kesirlerin Kendisi ile Tekrarlı Çarpımı Üslü Sayılarda    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT! 17 ŞUBAT 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT! 22 ARALIK 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT    

    
        Detaylı 
    




    
        
    

    
        
        T.C. M.E.B. Atatürk Ortaokulu O K U L R A P O R U Değerlendirme Sınavı 4 05.03.2014 O K U L B İ L G İ L E R İ : Atatürk Ortaokulu İlçe : Perşembe [17] İl : Ordu [52] : Karadeniz C E V A P A N A H T A R    

    
        Detaylı 
    




    
        Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim
    

    
        
        Anaokulundan Yükseköğretime Kadar Milli Manevi Değerlerinde ve Akademik Çalışmalarında öncü olan, Asfa Eğitim Kurumları, yılların getirdiği birikim ve tecrübeyle Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi nde de    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT! 15 EKİM 2018 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ    

    
        Detaylı 
    




    
        TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil. 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu
    

    
        
        TÜRKÇE KONU DAĞILIMI: 1 Fiilimsi İsim Fiil Zarf Fiil Sıfat Fiil 2 Cümlenin Öğeleri Özne Yüklem Tümleçler Özne-Yüklem Uyumu 3 Cümle Türleri Yapısına göre cümleler Anlamına göre cümleler Yüklemin yerine    

    
        Detaylı 
    




    
        TEOG Sınavlarına Hazırlık ve Deneme Sınavları Yayın Kataloğu
    

    
        
        TEOG Sınavlarına Hazırlık ve Deneme Sınavları Yayın Kataloğu 16-17 Yeni Sınav Sistemine Uygun DEĞERLİ ÖĞRETMENİMİZ VE EĞİTİM YÖNETİCİMİZ Sizlerin de bildiği gibi, ÖĞRENME, soyut bir süreçtir. DEĞERLENDİRME,    

    
        Detaylı 
    




    
        5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları
    

    
        
        5. Sınıf Sınav Soru Dağılımları Matematik: *Doğal sayılar(üslü sayılar dahil) *Zaman ölçümü, tablo ve grafikler, geometrik *Kavramlar (açılar dahil) *Çokgenler, üçgen ve dörtgenler Sosyal Bilgiler: Ünite:2)    

    
        Detaylı 
    




    
        TEOG YAZ TATİLİNDE KAZANILIR
    

    
        
        TEOG YAZ TATİLİNDE KAZANILIR Sevgili öğrencim, Yoğun bir yılı bitirdin ve artık TEOG sınavı hazırlık sürecinde geri sayıma başladın. Öncelikle TEOG un düzenli çalışan her öğrencinin kolaylıkla başarabileceği    

    
        Detaylı 
    




    
        DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014
    

    
        
        DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT! 22 MART 2019 TARİHİNE KADAR SINAV KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ DÜZELTME VE ÖNERİLERİNİZİ GÖNDEREBİLİRSİNİZ. 2. SINIF 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ    

    
        Detaylı 
    




    
        Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI
    

    
        
        Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce    

    
        Detaylı 
    




    
        T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ
    

    
        
        998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni    

    
        Detaylı 
    




    
        2010 / SINIF HAFTA SONU KURS TAKVİMİ FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ
    

    
        
        TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEKNOLOJ İNKILAP TARİHİ İNGİLİZCE 55 90 80 50 50 Ağustos 2010 1 Pazar 2 Pazartesi 3 Salı 4 Çarşamba 5 Perşembe 6 Cuma 7 Cumartesi 8 Pazar 9 Pazartesi 10 Salı RAMAZAN 11 Çarşamba    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        2. SINIF 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE 5N 1K Onluk ve Birlikler Fiziksel Özelliklerimiz Words Paragrafın Konusu Deste ve Düzine Yeteneklerimiz    

    
        Detaylı 
    




    
        İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU SINIF.
    

    
        
        İLKOKUL ve ORTAOKUL KURUMSAL DENEME SINAV KATALOĞU 2017-2018 www.zekakupuyayinlari.com.tr 2-8.SINIF 8. Sınıf 8. Sınıf TEOG Deneme Sınavları Soru Sayıları 1. Oturum Türkçe Matematik Din Kültürü ve Ahlak    

    
        Detaylı 
    




    
        PESA-1 (05.11.2014) - Ortaokul Konu Dağılımları
    

    
        
        5. sınıf 1 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 1.Metinde verilen ipuçlarından hareketle karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 5. sınıf 2 Türkçe (1.TEMA) 2. Okuduğunu Anlama 2.Okuma öncesi,    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT..! 25.03.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF YARIYIL TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI
    

    
        
        OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına    

    
        Detaylı 
    




    
        5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ
    

    
        
        5. SINIF TÜRKİYE GENELİ KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-4 TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. Kuvvetin büyüklüğünü    

    
        Detaylı 
    




    
        Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI. İLK ve ORTAOKULLAR
    

    
        
        EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖZEL DERNEĞİ ÖZDEBİR İ.İ. Yayın-Sınav Kataloğu YAYINLARI / 2017 18 İLK ve ORTAOKULLAR 39 1 SUNUŞ Değerli Yöneticiler, Sevgili Meslektaşlarım, ÖZDEBİR Yayınları, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını    

    
        Detaylı 
    




    
        Tülay Uğurludural- Bahçeşehir Okulları Türkçe Bölüm Başkanı. Türkçe sorularını içerik bakımından incelediğimizde 20 sorunun kazanım dağılımı şöyledir:
    

    
        
        Bahçeşehir Okulları Bölüm Başkanları, TEOG -1; Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce sınavlarını yorumladı; Tülay Uğurludural- Bahçeşehir    

    
        Detaylı 
    




    
        8 KAZANIM DEĞERLENDİRME 5 SONUÇ KARNESİ. Başarı. Öğrencinin Yanlış Çözdüğü Soruların Detaylı Kazanım Analizi. Soru
    

    
        
        AHMET KURT 8A SINIFI 2 2 2 1. 84.17 78.8 54.38 61.39 1 1 1 1. 8.19 81.7 48.13 57.46 1 9 1 8.67 86.67 89.63 83.75 66.47 71.89 1 1 1 1. 84.26 85.33 54.44 59.26 2 18 2 17.33 86.67 53.6 47.25 2.68 29.22 2    

    
        Detaylı 
    




    
        T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ
    

    
        
        998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni    

    
        Detaylı 
    




    
        NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 05 (KDÇ - 05) KONU DAĞILIMLARI SINIF DERS KONU SORU SAYISI
    

    
        
        08.0.00 TARİHLİ KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI - 0 (KDÇ - 0) SINIF DERS KONU Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Kelimede Anlam Cümle Bilgisi Parçada Anlam Doğal Sayılar Ölçü Doğal Sayılarla Toplama    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        ANALİZ YAYINLARI 2017-2018 KURUMSAL DENEME SINAVI SORU SAYILARI ve SÜRELERİ SINIF TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİL. SOSYAL BİL. FEN BİL. DİN KÜL İNGİLİZCE TOPLAM SORU SÜRE 2.SINIF KURUMSAL DENEME 15 15 10 -    

    
        Detaylı 
    




    
        SINIF. Yayın Planı
    

    
        
        2014-2015 8. SINIF Yayın Planı 2014-2015 İÇİNDEKİLER 1- Bilgi Yolu Ders Anlatım Föyleri 2- Bilgi Yolu Soru Bankaları 3- Sınavlar BGS Düzey Belirleme Sınavları (DBS) BGS Düzey Kontrol Sınavları (DKS) BGS    

    
        Detaylı 
    




    
        DİS 1 ( ) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM
    

    
        
        5. sınıf 1 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. sınıf 2 Türkçe Okuduğunu Anlama Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve    

    
        Detaylı 
    




    
        8.SINIFLAR HAFTA SONU KURS PLANI PAT (PERFORMANS ARTTIRMA TESTİ)
    

    
        
        18 EKİM CUMARTESİ TÜRKÇE Toplum Hayatı Fiilimsiler MATEMATİK Dönüşüm Geometrisi Tablo ve Grafikler Bir Karaman Doğuyor Fraktallar Yansıyan ve Dönen Şekiller Histogram Oluşturalım Kalıtım ve Mayoz İNGİLİZCE    

    
        Detaylı 
    




    
        ÜRÜN TANITIM KATALOĞU
    

    
        
        -2019 ÜRÜN TANITIM KATALOĞU İlkokul 1. 2. 3. 4. Sınıflar -2019 YAYIN BÜLTENİ 1. LAR İÇİN ÜRÜNLER Okuma Yazma Seti Üç Boyutlu Soru Bankaları (3 Kitap) ETAP Seti (4 Kitap - 4 Sınav) Konu Anlatımlı Yaprak    

    
        Detaylı 
    




    
        S İ S 6 MAYIS sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.
    

    
        
        S İ S 6 MAYIS 2013 SINIF DERS ÜNİTE KAZANIM 8. sınıf Türkçe Sözcükte Anlam Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 8. sınıf Türkçe Cümlede Anlam Cümlede eksik    

    
        Detaylı 
    




    
        Zaman ve kip çekimlerindeki bileşik yapıların işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar.
    

    
        
        7. SINIF PERFORMANS DEĞERLENDİRME KİTAPÇIĞI (P-3) / 2017-2018 Ders Kazanım A B Türkçe Zarfları işlevlerine uygun kullanır. 1 11 Türkçe Metnin başlığını belirler. 2 12 Türkçe Metnin konusunu belirler. 3    

    
        Detaylı 
    




    
        2014 / SINIF DENEME SINAVI FORMATI
    

    
        
        DENEME SINAVI FORMATI MYS DENEME SINAVI Soru dağılımı Türkçe 16 Türkçe 16 Matematik 16 Matematik 16 Fen Bilimleri 16 Fen Bilimleri 16 Sosyal Bilgiler 16 Sosyal Bilgiler 16 Din Kültürü ve Ahlak 16 Din 16    

    
        Detaylı 
    




    
        TEOG ÖĞRENCİ KONU ÇALIŞMA ve SORU ÇÖZME TAKİP KİTAPÇIĞI
    

    
        
        2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ALİ ÜLKER ORTAOKULU REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ADI SOYADI 8.SINIFLAR TEOG ÖĞRENCİ KONU ÇALIŞMA ve SORU ÇÖZME TAKİP KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER: *HANGİ DERSE    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT..! 28.12.2016 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE    

    
        Detaylı 
    




    
        5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI
    

    
        
        5.SAYI BAŞARI İZLEME 5.SINIF CEVAP ANAHTARI VE KONU DAĞILIMLARI Ders Kodu Ders Adı Soru Sayısı Kitapçık Sayısı Satır No TRK TÜRKÇE 19 1 MAT MATEMATİK 16 1 FEN FEN BİLGİSİ 16 1 SOS SOSYAL BİLGİLER 16 1    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Sesli Sözcükler Şiir Yorumlama Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri Zıt Anlamlı Sözcükler 5N 1K Hikâyenin    

    
        Detaylı 
    




    
        D.4.2 Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
    

    
        
        . Deneme 3 Kasım D.4. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. D.4. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere    

    
        Detaylı 
    




    
        SINIF CEVAP ANAHTARI
    

    
        
        8. SINIF CEVAP ANAHTARI 1. ÜNİTE: ÇARPANLAR, KATLAR, ÜSLÜ SAYILAR, KAREKÖKLÜ İFADELER ÇARPANLAR VE KATLAR (ASAL ÇARPANLAR) 1-B 2-D 3-A 4-D 5-D 6-C 7-C 8-A 9-B 10-A 11-A 12-D ÇARPANLAR VE KATLAR (EBOB -    

    
        Detaylı 
    




    
        TAM ÖĞRENME SİSTEMİ 1. Öğrenme Basamağı 2. Uygulama Basamağı 3. Pekiştirme ve Ödev Basamağı 4. Kontrol Basamağı (Ölçme-Değerlendirme)
    

    
        
        Sunum Saygıdeğer Eğitimciler ve Yöneticiler, Günümüz dünyasında bireylerin tek başına başarılı olma şansı ortadan kalkmıştır. Çünkü bireyler her ne kadar başarılı olursa olsunlar, sistemler daha ön plandadır.    

    
        Detaylı 
    




    
        TÜRKİYE GENELİ GENEL YETENEK VE EĞİLİM BELİRLEME SINAVI. Sözel Yetenek Sayısal Yetenek Şekil Yeteneği Çoklu Yetenek
    

    
        
        Saat:10.00 (Sınav Süresi: 90dk) 3. SINIF Duygusal ve Abartılı İfadeler Okuduğunu Anlama Görsel Okuma Geometrik Cisimler Geometrik Şekiller Simetri Açılar Doğal Sayılar Özellik Bildiren Sözcükler nı Değiştiren    

    
        Detaylı 
    




    
        2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) FEVZİPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ
    

    
        
        2015-2016 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) FEVZİPAŞA ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 1 TEOG Sınav Tarihleri 1. TEOG (TEOG Ortak yazılı sınav) 25-26 KASIM 2015 Mazeret Sınavı 12-13 Aralık 2015 2. TEOG    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT..! 20.02.2017 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ İNGİLİZCE    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF FEN BİLİMLERİ PLANI
    

    
        
        1 F.8.1. Mevsimler ve İklim 2 F.8.1.1. Mevsimlerin Oluşumu 8 3 F.8.1.1.1. Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 4 F.8.1.2. İklim ve Hava Hareketleri 6 5 F.8.1.2.1. İklim ve hava olayları arasındaki    

    
        Detaylı 
    




    
        30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI
    

    
        
        30 ARALIK 2015 PTS 6. SINIFLAR KONU DAĞILIMI ALLAH NİÇİN VAHİY GÖNDERMİŞTİR? ASR SURESİ VE ANLAMI İLAHİ KİTAPLAR NAMAZ NEDİR? NİÇİN KILINIR? NAMAZA ÇAĞRI EZAN VE KAMET NAMAZA HAZIRLIK ŞARTLARI NAMAZIN    

    
        Detaylı 
    




    
        8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR
    

    
        
        8.SINIF TÜRKÇE TEMALAR Konu 1 2 3 4 5 6 Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurar. T.8.0202 X X X Cümle Yorumu Okuduklarını içerik yönünden değerlendirir. T.8.0203 X    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT..! NİSAN AYI SINAVI KONU BAŞLIKLARI 2. SINIF 2015/2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 5. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Eş Anlamlı Sözcükler Sebep-Sonuç Cümleleri Zıt Anlamlı Sözcükler    

    
        Detaylı 
    




    
        2. SINIF EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI
    

    
        
        DİKKAT..! 28.10.2016 TARİHİNE KADAR KONU BAŞLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TARAFIMIZA BİLDİRİNİZ. 2. SINIF 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. KDS KONU BAŞLIKLARI TÜRKÇE MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ Zıt Anlamlı    

    
        Detaylı 
    




    
        8. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı 1
    

    
        
        8. Sınıf Online Değerlendirme Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını    

    
        Detaylı 
    




    
        Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan)
    

    
        
        Okul Sınav Sonuç Belgesi (Puan Türü : Ham Puan) Okul/Şube Özel Net Ortaokulu Öğretmen - Okul Şube İstatistikleri Katılan Sayısı PUAN (Ort.) ANA DERS LİSTESİ (Ortalama Net) Okul DYO-YYO-BYO (%) Sırası Matematik    

    
        Detaylı 
    




    
        EHO2-SS.16DES / EH01-SS.15DES
    

    
        
        41 Üniversite Hazırlık Programı - Türkçe TÜRKÇE 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 5 5 4 4 3 4 02 Cümlede Anlam (Kavramlar) 4 4 4 4 4 4 03 Cümle Yorumu 6 6 4 4 4 4 04 Anlatım Türleri 2 2 2 2 2 2 05 Paragrafta    

    
        Detaylı 
    




    
        SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI
    

    
        
        SINAV TÜRÜ YGS YGS SORU DAĞLIMI SINAV NO 1211 YGS TÜRKÇE SINAV ADI YGS DS 01 01 (EG01-SS.13DS01) YGS SOSYAL - TARİH FORMÜL ADI YGS-YENİ YGS SOSYAL - COĞRAFYA YGS ALTERNATİFLİ YGS SOSYAL - FELSEFE LYS ALTERNATİFLİ    

    
        Detaylı 
    




    
        8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM
    

    
        
        8. SINIF TÜRKÇE KAZANIM Konu 1 2 3 4 5 6 Düşünceyi Geliştirme Yolları Cümle Oluşturma / Cümle Tamamlama Cümle Yorumu Deyim - Atasözü Düşünce Yazıları Fiilimsiler Gerçek, Mecaz, Yan, Terim Anlam Hikâyenin    

    
        Detaylı 
    




    
        OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
    

    
        
        OKUL NET LİSTESİ ( sıralı) KATILIMLAR İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL YENİŞEHİR/ İLK EİM ETÜT 1 3 Sıra Ö.No İsim Snf ler D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Sn Okul çe Genel Genel Ortalama,,,,,,33,    

    
        Detaylı 
    




    
        8. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı
    

    
        
        8. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe (7. Sınıf) Matematik (7. Sınıf) Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının    

    
        Detaylı 
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